PROCESSQ: 2021/26713

Em conformidade as etapas editalicias, como ja mencionado em parecer pretérito,
vimos por meio deste reforgar a decisdo de habilitagdo da Empresa Tragado Construgoes
aos quesitos técnicos apresentados ao presente certame.

Ainda nesta oportunidade, apresentamos a sugestdo para a favoravel aceitagdo da
proposta apresentada pela referida Empresa ao cumprimento das etapas do edital, sendo
que apods as diligéncias efetuadas, a Empresa manteve sua proposta e acabou por justificar
e demonstrar as observacdes efetuadas sobre outras propostas em outras cidades, onde a
mesma sagrou-se vencedora com pregos menores.

E oportuno mencionar que paralelamente houveram diligéncias com a Empresa
Asfaltos Parana, a qual era a fornecedora do produto betuminoso ao Municipio de Erechim.
Ao ser consultada sobre os pregos vigentes do produto e sobre a renovagao do Contrato de
fornecimento, a mesma apresentou atualizagdes dos pregos do produto e comprovou a
necessidade do reajuste para o valor de R$ 4.381,38 conforme comunicagdo anexa.

Desta forma, restou por a Empresa Asfaltos Parana demonstrar o prego do produto
maior do que a proposta da Empresa Tragado Construgdes, restando para esta feita de que
a proposta mais vantajosa para o ente publico sob a sombra dos preceitos da

economicidade é a desta ultima.

Sem mais.

Erechim, 08 de fevereiro de 2022.

Jo Medeiros
ngenheiro Civil
Pdrtaria 161/2016
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Wy Gmagl Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com>

Fwd: RES: Prorrogacao de prazo de entrega - Contrato Administrativo 638/2020 -

Prefeitura Municipal de Erechim.
8 mensagens

Marlon Douglas Karpinski Canto <marlon.canto@erechim.rs.gov.br> 15 de janeiro de 2022 05:55
Para: Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com>, Jonathan Medeiros <jonathan.medeiros@erechim.rs.gov.br>
Cc: Mardelon Alex Banfi <mardelon.banfi@erechim.rs.gov.br>

Bom dia.

Estou encaminhando para conhecimento.

At.te

Assunto:RES: Prorrogagéo de prazo de entrega - Contrato Administrativo 638/2020 - Prefeitura Municipal de Erechim.
Data:2022-01-14 15:17
De:"Ellen Romano" <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>
Para:"Marlon Douglas Karpinski Canto™ <marlon.canto@erechim.rs.gov.br>
Copia:"Andressa - Asfaltos Parana™ <andressa@asfaltosparana.com.br>

Bom dia! Marlon,

Tudo bem?

No decorrer deste periodo houveram outros aumentos de insumos que impactaram muito no custo do produto,

~ impossibilitando o fornecimento no valor atual do contrato, sendo assim a ASFALTOS DO PARANA IND E DIST D
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA , ndo tem interesse em prorrogar o Contrato Administrativo 638/2020 por mais 03
meses.

Caso a Prefeitura de Erechim tenha interesse podemos continuar o fornecimento com o valor de RS 4.200,00 da
tonelada de RM1C.

Att,

Ellen Cristina Romano

Gerente Administrativo

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e13d762ac1&view=pt&search=all&permthid=thread-f{%3A17220102659747991408&simpl=msg-f%3A1722010265...  1/7
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Usina e Fabrica de Asfaltos

(41) 3245-7679 *** 98508-9821

ellen.romano@asfaltosparana.com.br

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 6777

Cidade Industrial, Curitiba - PR, 81250-160
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ASFALTOS PARA

De: Marlon Douglas Karpinski Canto [mailto:marfon.canto@erechim.rs.gov.br]

Enviada em: terca-feira, 11 de janeiro de 2022 07:30
Para: Financeiro 2 <financeiro2@asfaltosparana.com.br>

~ Zc: Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>

P

o
&b,

Gmail - Fwd: RES: Prorrogag&o de prazo de entrega - Contrato Administrativo 638/2020 - Prefeitura Municipal de Erechim.

Assunto: Prorrogacao de prazo de entrega - Contrato Administrativo 638/2020 - Prefeitura Municipal de Erechim.

Bom dia.

Em virtude do encerramento do prazo de entrega do

Contrato Administrativo 638/2020 em 18/01/2022,

solicito a manifestagao do interesse da empresa

em prorrogar o prazo de entrega em 03 (trés) meses,

em virtude de ainda possuir quantidade do material

a ser entregue a esse municipio.

Agradego a atengao.
Aguardo retorno!

At.te

Marlon Canto
Secretaria Municipal
Prefeitura Municipal

Fone: (54) 3520-7000
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Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com>

Para: Marlon Douglas Karpinski Canto <marlon.canto@erechim.rs.gov.br>
Cc: Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>, andressa@asfaltosparana.com.br

17 de janeiro de 2022 08:01

Bom dia, conforme retorno e manifestagdo da Empresa, solicito que a mesma encaminhe planilha de composigéo de
custos da composigéo dos materiais empregados para a emulsdo asfaltica RM-1C com os devidos comprovantes de

aumento dos insumos.

https:/mail.google.com/mail/u/0/?ik=e13d762ac1&view=pt&search=all&permthid=thread-{%3A1722010265974799140&simpl=msg-f%3A1722010265...  2/7
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Desta forma, sera analisada a composigao, os comprovantes e a viabilidade do aumento do valor do produto a ser
entregue.
Aguardamos manifestagdo e documentaco.

Atenciosamente
Jonathan Medeiros

Gestor Contratual
[Texto das mensagens anteriores ocuito]

Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com> 19 de janeiro de 2022 09
Para: Marlon Douglas Karpinski Canto <marlon.canto@erechim.rs.gov.br>
Cc: Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>, andressa@asfaltosparana.com.br

52

Bom dia, reitero a solicitagéo do envio da planilha da composico do custo para analise e encaminhamentos referente ao

aditivo de prazo.
Aguardo retorno com a maior brevidade possivel.
Jonathan Medeiros

Gestor Contratual
Texto das mensagens anteriores oculto]

Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br> 19 de janeiro de 2022 10
Para: Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com>, Marlon Douglas Karpinski Canto
<marlon.canto@erechim.rs.gov.br>

Cc: andressa@asfaltosparana.com.br

Bom dial

Esta com a diretora para aprovacdo e enviaremos até final do dia.

Obrigada.

Elien Cristina Romano

Gerente Administrativo

Usina e Fabrica de Asfaltos

(41) 3245-7679 *** 98508-9821
ellen.romanoc@asfaliosparana.com.br

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 6777

Cidade Industrial, Curitiba - PR, 81250-160

‘
ASFALTOS PARANA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e13d762ac1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1722010265974799140&simpl=msg-f%3A1722010265....
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com> 19 de janeiro de 2022 10:27
Para: Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>
Cc: Marlon Douglas Karpinski Canto <marlon.canto@erechim.rs.gov.br>, andressa@asfaltosparana.com.br

Ok, aguardo.
Obrigado.

Jonathan Medeiros
Gestor Contratual
[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos
BB,  image001.jpg
ASFALTOS PARANA N
: i image001.jpg
ASFALTOS PARANA K

image001.jpg
ASFALTOS PARANA :

andressa@asfaltosparana.com.br <andressa@asfaltosparana.com.br> 19 de janeiro de 2022 16:37
Para: Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com>, Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>
Cc: Marlon Douglas Karpinski Canto <marlon.canto@erechim.rs.gov.br>

Boa tarde prezados,

Segue anexa a carta justificando os aumentos dos outros insumos da emulsdo RM1C (que ndo o CAP 50/70), ocorridos
desde novembro 2020 .

Assim, como a tabela com comprovagéao do valor solicitado e notas fiscais dos insumos.

Qualquer duvida favor entrar em contato,

Grata pela compreensao,

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e13d762ac1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1722010265974799140&simpl=msg-f%3A1722010265...  4/7
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. . Diretora administrativa
ASFALTOS PARANA — e v
Usina e Fabrica de Asfaltos
41 3627-0S78 9R887-B546

Andressa Lass Scherer Santos

{Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de virus. www.avast.com.

&y Carta Erechim Jan-2022.pdf
= 3828K

Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com> 20 de janeiro de 2022 08:03
Para: andressa@asfaltosparana.com.br

Cc: Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>, Marlon Douglas Karpinski Canto
<marlon.canto@erechim.rs.gov.br>

Bom dia, iremos analisar a possibilidade e viabilidade de conceder o reequilibrio, entendemos os argumentos descritos
na carta encaminhada, entretanto, solicito que seja encaminhada a planilha detalhada da composigéo dos custos e os
comprovantes dos demais insumos que tiveram aumento que reflita no prego final do produto. Desta forma a
comprovagao dos aumentos se torna mais clara e o reflexo no pregco da composigdo do insumo através da planilha
detalhada.

Solicito que seja atualizada a nota fiscal do redicote, pois a nota fiscal encaminhada é de janeiro/21, sendo que deveréo
ser encaminhadas as notas fiscais de comprovacdo com data apds o Ultimo reequilibrio concedido no contrato.
Portanto, solicito que atualize as notas fiscais com data recente e com data posterior ao Ultimo reequilibrio, assim como,
revise os custos de acordo com os comprovantes e apresente planilha mais detalhada da composig&o.

Com isso sera dado andamento ao procedimento de analise dos argumentos e dados apresentados.
Aguardo retorno.
Jonathan Medeiros

Gestor Contratual.
{Texto das mensagens anteriores ocuito]

andressa@asfaltosparana.com.br <andressa@asfaltosparana.com.br> 20 de janeiro de 2022 18:11
Para: Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com>

Cc: Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>, Marlon Douglas Karpinski Canto
<marlon.canto@erechim.rs.gov.br>

Boa tarde!

Estou enviando em anexo, mais algumas notas comprovando aumentos expressivos desde novembro de 2020, data da
licitacao.

Gostaria de lembrar que desde o inicio do contrato em novembro de 2020 até o ultimo reequilibrio em novembro de
2021, somente o valor do insumo CAP 50/70 veio sendo reajustado, isoladamente, sem contemplar nem sequer o
aumento da carga tributaria implicada. Conforme podem conferir nos pedidos de reequilibrios anteriores, esta no anexo
tambeém.

Por este motivo enviamos as notas desde a data da licitagao, para efeito de comparacgéo.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e13d762ac1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1722010265974799140&simpl=msg-f%3A1722010265...  5/7
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Estamos com nova diretoria esse ano, e o controle dos reequilibrios serdo revisados mais rigidamente, pois o gap
gerado da forma feita anteriormente gerou grandes transtornos no equilibrio financeiro da empresa.

Quanto a planilha detalhada da composigao, ndo podemos abrir em maiores detalhes devido a seguranca competitiva.

De fato, adorariamos continuar fornecendo a vossa Prefeitura, contudo realmente precisamos encontrar um preco justo.
Se fizerem uma cotagao irdo perceber que o prego de R$ 4.200,00/ton com transporte esta totalmente enquadrado e
ainda € um precgo altamente competitivo.

Espero que compreendam nossa posigao!

Atenciosamente,

Andressa Lass Scherer Sontos

ﬁfﬁié Pﬁﬁﬁﬁﬁ Diretora administrativa

Usina e Fabrica de Asfaltos
41 3627-0328 OBB&7-8546

De: Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 08:03

Para: andressa@asfaltosparana.com.br

Cc: Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>; Marlon Douglas Karpinski Canto
<marlon.canto@erechim.rs.gov.br>

Assunto: Re: RES: Prorrogagéo de prazo de entrega - Contrato Administrativo 638/2020 - Prefeitura Municipal de
Erechim.

Bom dia, iremos analisar a possibilidade e viabilidade de conceder o reequilibrio, entendemos os argumentos descritos
na carta encaminhada, entretanto, solicito que seja encaminhada a planilha detalhada da composi¢ao dos custos e os
comprovantes dos demais insumos que tiveram aumento que reflita no precgo final do produto. Desta forma a
comprovagao dos aumentos se torna mais clara e o reflexo no prego da composigao do insumo através da planilha
detalhada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores ocuito]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e13d762ac1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1722010265974799140&simpl=msg-f%3A1722010265...  6/7
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De: Engenharia Civil [mailto:engenharia.erechim@gmail.com]

{Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

{Texto das mensagens anteriores oculto]
{Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
. [Texto das mensagens anteriores oculto]

De: Marlon Douglas Karpinski Canto [mailto:marion.canto@erechim.rs.gov.br]

Enviada em: terca-feira, 11 de janeiro de 2022 07:30

Para: Financeiro 2 <financeiro2@asfaltosparana.com.br>

Cc: Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>

Assunto: Prorrogacao de prazo de entrega - Contrato Administrativo 638/2020 - Prefeitura Municipal de
Erechim.

Bom dia.

- Em virtude do encerramento do prazo de entrega do
Contrato Administrativo 638/2020 em 18/01/2022,
solicito a manifestacao do interesse da empresa
em prorrogar o prazo de entrega em 03 (trés) meses,
em virtude de ainda possuir quantidade do material
a ser entregue a esse municipio.

Agradeco a atencgao.
Aguardo retorno!

At .te

. Marlon Canto
Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Erechim/RS
Fone: (54) 3520-7000 ramal 8602

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

!:‘-E Notas OTE e GLP.PDF
= 2948K

433 Calculo Erechim .pdf
40K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e13d762ac1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1722010265974799140&simpl=msg-f%3A1722010265...  7/7
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Gm§§s Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com>

Re: Fwd: RES: PEDIDO PM ERECHIM//ENC: PEDIDOS E EMULSAO

2 mensagens

Marlon Douglas Karpinski Canto <marlon.canto@erechim.rs.gov.br> 3 de fevereiro de 2022 12:08
Para: andressa@asfaltosparana.com.br
Cc: Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com>

Bom dia.
Poderia nos repassar o novo valor que ficaria?
E a comprovagéo desse outro aumento para juntar

ao processo que o Jonathan esta analisando.

- At.te
Marlon Canto
Secretaria Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Erechim/RS

Fone: (54) 3520-7000 ramal 8602

Em 2022-02-02 12:57, Mardelon Alex Banfi escreveu:

Assunto:RES: PEDIDO PM ERECHIM//ENC: PEDIDOS E EMULSAO
Data:2022-02-02 12:09
De:<andressa@asfaltosparana.com.br>
Para:<mardelon.banfi@erechim.rs.gov.br>
Copia:<financeiro@asfaltosparana.com.br>, "Financeiro 2 " <financeiro2@asfaltosparana.com.br>

Bom dia Mardelon,

Como vai?
Recebemos os pedidos de entrega de emulsdo RM1C, mas infelizmente esse contrato ja terminou.

O Jonathan esta ciente. Precisariamos reajustar os preco, até porque houve mais um aumento a partir de
01.02.2022.

Se houver interesse, posso repassar o novo calculo de preco dessa emulsdo.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e13d762ac1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1 723755036925380879&simpl=msg-f%3A1723755036... 1/4
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Atenciosamente,

\  Andressa Lass Scherer Santos

ASFALTOS PARANA

Diretora administrativa
Usina e Fabrica de Asfaltos
41 3627-0328 9BB&7-B546

De: Financeiro - Asfaltos Parand [mailto:financeiro@asfaltosparana.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:22

Para: 'Ellen Romano - Asfaltos Parana' <financeiro2@asfaltosparana.com.br>
Cc: joel@asfaltosparana.com.br

Assunto: PEDIDO PM ERECHIM//ENC: PEDIDOS E EMULSAO

Bom dia Ellen e Joel,

Aguardo autoriza¢do para dar retorno ao Sr. Mardelon se iremos prosseguir com este pedido.

Atenciosamente,

Edilaine Bonette

Encarregada Adm e Financeira |
Usina e Fabrica de Asfaltos

(41) 3627 0328 * 99998 6106 * 99966 0662
financeiro@asfaltosparana.com.br

Av. Mate Grosso, 1275

Estados, Fazenda Rio Grande - PR, 83830-560

et
NA

ASFALTOS PARA

De: Mardelon Alex Banfi [mailto:mardelon.banfi@erechim.rs.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 09:17

https://mail.google.com/maiI/u/O/’?ik=e13d762ac1&view=pt&search=aII&permthid=thread-f%3A1723755036925380879&simpI=msg-f%3A1723755036... 2/4



09/02/2022 08:02

ATT. MARDELON

| Avast logo

Gmail - Re: Fwd: RES: PEDIDO PM ERECHIM//ENC: PEDIDOS E EMULSAO

Para: Edilaine Bonette <financeiro@asfaltosparana.com.br>
Assunto: PEDIDOS E EMULSAO

Bom dia Edilaine! estou enviando 2 pedidos de emulsdao conforme liberacdo do superior, ok, obrigado!

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus.
www.avast.com
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_.idressa@asfaltosparana.com.br <andressa@asfaltosparana.com.br>
Para: Marlon Douglas Karpinski Canto <marlon.canto@erechim.rs.gov.br>

Cc: Engenharia Civil <engenharia.erechim@gmail.com>, Ellen Romano <ellen.romano@asfaltosparana.com.br>

Boa tarde,

Segue abaixo novo prego e anexa a carta da Petrobras com comprovagédo do novo aumento.

Podemos enviar um oficio via correio, caso prefiram.

Nove prego de entrega de RM1C: R$ 4.381,38/ton, conforme tabela abaixo:

Aumento do CAP 50/70 em Fev 2022: 6,2%
fev/22
PM Erechim
Custo/ton Valor
CAP 50/70 0,62 5.166,95 3.203,51
Demais insumos 0,38 821,04 312,00
Transporte 1 245,00 245,00

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e13d762ac1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1 723755036925380879&simpl=msg-f%3A1723755036...
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Gmail - Re: Fwd: RES: PEDIDO PM ERECHIM//ENC: PEDIDOS E EMULSAO

BDI 14,79% 620,88 620,88
Valor R$ 4.381,38
Atenciosamente,

ASFALTOS PARANA

Andressa Lass Scherer Sontos
Diretora administrativa

Usina e Fabrica de Asfaltos

41 3627-0328 D8B&7-B546

[Texto das mensagens anteriores oculio]

[Texto das mensagens anteriores ocuito]
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Este email foi escaneado pelo Avast antivirus.

@ Carta CE_CIA 05_22 - Percentual de reajuste de pregos dos produtos asfalticos.pdf

= 400K
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