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assunto Fwd: Re: DEVOLUCAO KITS

De fernanda.nonemacher <fernanda.nonemacher@erechim.rs.gov.br> g §
Para SMA - Divisao de Contratos <sma-contratos@erechim.rs.gov.br>
Dats 2020-06-16 08:05

Boa dia Janice.

Tendo em vista que o produto oferecido pela empresa CirGrgica Lajeadense ndo se enquadra nos
critérios exigidos e a mesma ndo conseguiu realizar as adequacdes solicitadas aceitamos o
cancelamento da compra e a devolug&o dos kits. Uma vez que o material é para diagnéstico da COVID-
19 a compra dos kits demanda urgéncia e por isso solicito que seja chamada a segunda colocada.

Att

Fernanda Nonemacher

Assunto:Fwd: Re: DEVOLUCAO KITS
Data:2020-06-15 16:22
De:"fernanda.nonemacher" <fernanda.nonemacher@erechim.rs.gov.br>
Para:Janice Teresinha Boller <janice.boller@erechim.rs.gov.br>

Boa tarde Janice.
Segue email da Cirugica Lajeadense sobre o contrato e cancelamento da compra.
Att

Fernanda Nonemacher

Assunto:Fwd: Re: DEVOLUCAO KITS
Data:2020-06-15 16:20
De:"fernanda.nonemacher" <fernanda.nonemacher@erechim.rs.gov.br>
Para:Cirurgicalajeadense@gmail.com.br

Boa tarde.

Aguardamos o recebimento do contrato e serd feito o cancelamento da compra. O material se encontra
a disposicdo no almoxarifado para recolhimento.

Att

i
Fernanda Nonemacher
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Assunto:Re: DEVOLUCAO KITS
Data:2020-06-15 16:16
De:Cirurgica Lajeadense Cirlirgica Lajeadense <cirurgicalajeadense@gmail.com>
Para:"fernanda.nonemacher" <fernanda.nonemacher@erechim.rs.gov.br>

Boa tarde
O contrato sera enviado hoje

Att

Welton Everson Ludtke
Cirurgica Lajeadense Ltda.
Fone: 51-37295641

Fax: 51-37143953

Em seg., 15 de jun. de 2020 as 14:26, fernanda.nonemacher
<fernanda.nonemacher@erechim.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde.

O setor de contratos informou que nédo recebeu o contrato assinado pela empresa, mesmo que a
compra tenha sido cancelada o contrato deve estar assinado. Aguardo retorno dos emails 0 mais
brevemente possivel.

Att

Fernanda Nonemacher

Assunto:Fwd: DEVOLUCAO KITS
Data:2020-06-15 10:19
De:"fernanda.nonemacher" <fernanda.nonemacher@erechim.rs.gov.br>
Para:cirurgicalajeadense@qgmail.com.br

Bom dia .

Preciso que a empresa responda a este email dizendo que ndo ndo tem o material solicitado para
entrega e pedindo a desclassificagdo para que possamos chamar a segunda colocada.

Att

Fernanda Nonemacher

-------- Mensagem original --------

Assunto:DEVOLUCAO KITS
Data:2020-06-12 09:56
De:"fernanda.nonemacher” <fernanda.nonemacher@erechim.rs.qov.br>
Para:cirurgicalajeadense@gmail.com

Bom dia.
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Estou comunicando a devolugéo dos kits de coleta adquiridos pelo municipio de Erechim da empresa
Cirlrgica Lajeadense. Apés analise do produto recebido e parecer técnico informo que o mesmo ndo
atende o descritivo solicitado na licitagdo e por isso sera devolvido & empresa fornecedora. Os kits
ndo atendem aos critérios exigidos pela Orientagdo para coleta e transporte de secrecdo respiratéria-
2018 preconizado pelo LACEN. O produto se encontra & disposigdo no almoxarifado onde foi entregue
: para ser recolhido pela empresa fornecedora.

Att ‘
Fernanda Nonemacher

Enfermeira Gestora do contrato

COREN 42669
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assunto Fwd: cancelamento da compra

De fernanda.nonemacher <fernanda.nonemacher@erechim.rs.gov.br>
Para Janice Teresinha Boller <janice.boller@erechim.rs.gov.br>

Data 2020-06-16 07:38

Bom dia Janice.

Segue email da Cirurgica Lajeadense, ndo sei se vocé recebeu ontem pois veio mensagem de falha de
envio.

Att

Fernanda Nonemacher

Assunto:cancelamento da compra
Data:2020-06-15 16:17
___De:"fernanda.nonemacher" <fernanda.nonemacher@erechim.rs.gov.br>
Para:Janice Teresinha Boller <janice.boller@erechim.rs.gov.br>

Boa tarde Janice.
Segue resposta da Cirurgica Lajeadense sobre o cancelamento da compra.
Att

Fernanda Nonemacher

Assunto:Fwd: ajuste kit de coleta
Data:2020-06-15 16:15
De:Cirlrgica Lajeadense Cirlirgica Lajeadense <cirurgicalajeadense@gmail.com>
Para:"fernanda.nonemacher" <fernanda.nonemacher@erechim.rs.gov.br>

Boa tarde Fernanda .
Reencaminho o e-mail em relacio a sua duvida

Att

Welton Everson Lidtke
Cirdrgica Lajeadense Ltda.
Fone: 51-37295641

Fax: 51-37143953

—————————— Forwarded message ---------

De: Cirargica Lajeadense Cirlirgica Lajeadense <cirurgicalajeadense@amail.com>
Date: sex., 12 de jun. de 2020 as 16:57

Subject: Re: ajuste kit de coleta

To: fernanda.nonemacher <fernanda.nonemacher@erechim.rs.qov.br>

Boa tarde Fernanda
Infelizmente ndo temos swabs mais finos.
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Em relagdo as etiquetas podemos enviar a vocés k
Desta forma, creio que o melhor seria fazer o cancelamento do Empenho e faremos a retirada do @
produto.

Aguardo retorno

Att

Welton Everson Lidtke
Cirlirgica Lajeadense Ltda.
Fone: 51-37295641

Fax: 51-37143953

Em sex., 12 de jun. de 2020 as 16:11, fernanda.nonemacher
<fernanda.nonemacher@erechim.rs.qov.br> escreveu:

Boa tarde.

Estou entrando em contato para verificar a possibilidade de ajuste no kit de coleta para covi-19. Para
estar de acordo com a instrugdo o Kit deve conter 1 swab de rayon que pode ser em meio AMIES
porém deve conter 2 swabs mais fininhos que podem ser de rayon ou monofilamento com haste
plastica quebrével como o que mostra no item 3 do catélogo ( SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE).
Além disso deve constar no kit tubo falcon com soro fisioldgico e etiqueta colante contendo os campos
de identificacdo: nome do paciente, idade, sexo, municipio, data de coleta, hora da coleta, natureza
da amostra(material), tipo de exame solicitado. Se as adequacdes forem feitas nestes termos a
compra podera ser realizada, os kits j& entregues se encontram a disposicio para recolhimento junto
ao almoxarifado.

Att
Fernanda Nonemacher

Gestora do contrato
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 272/2020
SOLICITACAO DE DESPESA N.°© 1311/2020
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME

O contrato em epigrafe tem por objeto a aquisicdo de Kit para coleta de
amostras H1N1/COVID-19, através da Secretaria Municipal de Salde, com recursos
CUSTEIO - Atencdo Basica.

Ocorre que a contratada solicitou o cancelamento do item, uma vez que o
produto entregue ndo foi aceito pela gestora, Sra. Fernanda Nonemacher, que assim se

manifestou:

Tendo em vista que o produto oferecido pela empresa CirGirgica Lajeadense
ndo se enquadra nos critérios exigidos e a mesma ndo conseguiu realizar as
adequacgdes solicitadas aceitamos o cancelamento da compra e a devolugdo
dos kits. Uma vez que o material é para diagnéstico da COVID-19 a compra
dos kits demanda urgéncia e por isso solicito que seja chamada a segunda
colocada.

Com base no exposto, considerando a urgéncia do Municipio em adquirir o
referido produto, DECIDO pela RESCISAO AMIGAVEL, do contrato, a contar desta
data, forte no artigo 79, inciso II, da Lei Federal n.? 8.666/93.

Encaminhe-se o presente processo a Divisio de Contratos para

formalizagdo dos termos de rescisdo.

Erechim, 16 de junho de 2020.

S CARLQS JBSE EMANUELE
Secretario Municipal de Administracdo
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